Moreno, Jhoelys

De: wilmer tejera <wilmertej@hotmail.com>
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2019 10:09 a. m.
Para: Moreno, Jhoelys; Mejia, Alexander

Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA

Datos adjuntos: KAL TIRE.xIsx

Buenos dias Jhoelys, te adjunto orden corregida

Gracias

De: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>

Enviado: martes, 26 de noviembre de 2019 10:02 a. m.

Para: wilmer tejera <wilmertej@hotmail.com>; Mejia, Alexander <Alexander_Mejia@kaltire.com>
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA

Buenas tardes Sr. Wilmer,

El precio que le suministré a Alex de $780.000 corresponde a la llanta sola. Le detallo los precios del
neumatico y protector para que por favor me corrija la orden de compra:

Neumatico 10.00-20: $61.000 + IVA
Protector R20: $38.000 + IVA

Cordialmente,

Coordinadora Comercial

KALTIRE |

Calle 30 No 19 - 55
Postal Code 080005
Barranquilla, Colombia

p: (575) 3859765 Ext 114
c: (57) 3106506251

www.kaltiremining.com [kaltiremining.com]

De: wilmer tejera [mailto:wilmertej@hotmail.com]
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2019 9:31 a. m.
Para: Mejia, Alexander <Alexander_Mejia@kaltire.com>
CC: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>
Asunto: ORDEN DE COMPRA

Buenos dias Alexander de acuerdo a lo conversado te adjunto orden de compra de las llantas, las va a
recoger el Sr. Jaime Mejia

Gracias



WILMER TEJERA



